
ŘZŤ. Krajská Zdrčłvomí .
Objednávka 2600080707

Dacurr. objednávky 29.06.2017 JOHNSON & JOHNSON 5 _ 1- _ Q _
vmowwnexmnmıflpmnmwn Karla Engliše 3201/6
Oddělení: Zdravotnická tech. 150 00 Praha 5
Telefon: 477112062
tax: 477ll2063
Maıl: ludmila.polakova@kzcr.eu

Adresa odběratele ifakturačni):
Krajská Zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/ı2n
401 13 Ústí nad Labem
Adresa příjemce, faktury, zboži/Služby:
Krajská Zdravotní, a.5.
Masarykova nemocnice v Ústi n.L nj vą
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'1 7`.Sociální peče 3316/14h

ćD] 13 Ústi nad Labem

Šodávka pro COS/UZ/

Fakturujte se splatností 60 dnů! Měna CZK

Pel. Materiál Označení
Obj.množ5tví Jednotka Cola Za jednotku

00010 Oprava nastflv“e ra drát
l Kus 64..z

ČasLäy,oprc„ıUvedenou cenu považujte :a orientační. V případě včtš
objednávce,prosíme o Vystavení cn\ ' 4nażìdky k Scnm“

Celk.`fıíııjìr'ì. :É DPI-l CZK , '54. f'zi č", :ZU

schváıiı:.............}............
Z důvodu registıaue k DPH je od 1.9.2007 nutne na dodnvntelqkycn fakturaìh a vystavenýoh objednnvkech uvàdèL
jak adresu sídla Společnosti, tak adresu mista pro! :ovny ıfščturaćni a donesl adresa). Na dodacích
listech, fakturáoh a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo Objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla Objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musi účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Účet musí být zveřejněný.
Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 OOO Ko bez DEH, nabývá objednávka účinnosti nejdřive dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemné akoeptaoe není objednávka uzavřena. Plnëni předmětu objednávky před jeji
účinnosti Se považuje za plnění podle teto objedtavky.
IČO: 25488527 DIČ: CZ25488627 Rankcvniepojenì: ČSOB, č.5., Č.ú. 216686400/0300
Společnost zapsana v Obchodním rejstříku vedeném Hrejsflym Soudem v Ústl nad Labem, oddll B, vloř



DePuy Synthes
nn .- 'jn-1mvun..uı-l'nnvnz t

Cenová nabídka na opravu

Nabidka Č.; 468/17 Objednávka Č.: 2600080707
NEBmOC'ilCE'Ĺ MBSGFVKOVQ NemOCnlCe V UStÍ nad LabemJohnson & Johnson, SpolA S.r.oV

Karla Eiˇigliše 3201,16, 150 OO Praha 5 Oddělení: Zdravotnická teotflakdva
'ČI 41193075. DIČ-ˇ CZ41193075 Adresa Sociáıni pêče 3316/12A . 401 23 Usti nad Labem

Kód Nazev Výrobnl ćislo KS Cenäezzaokpuă bezcägg D55] DPH Cena S DPH

002.021 ” ýrnınšvýnásiaveøŤsmzzııı "10170ŇW V'1 33.700ý 33.708 21 W7.0900 40.8500
" _ NÍ 0 21 Í 0,0 0.0
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i i" fi if ýý0 21 0.0 0.0
J i Celkem; i ý i" 33.780V Ý ñý7000.0 40.85ľ

Zavada: nefunkční
U nástavce bude proveden nezbytný-kompletní servis Za 33.766.-kč bez DPH. Z neekonomických důvodu opravu
nedoporučuji. Navrhuji provést opravu výměnou Za nový nástavec, na který Vam poskytnu 20%SIevu a Standardní
Záruku 2roky. Cena po Slevě čin153.493,60.-kč bez DPH.

A

Potvrzený cenový návrh s vyjádřením pošlete nejpozději do 10 pracovních dnů na fax 227 012 147 nebo
na email objednat@ìts.jnj.com nebo na technika.
Neobdržíme-Ii Vaše vyjádření, bude nabídka ukončena.
V případě, že se jedná o opravu _ bude oprava ukončena a ZP bude vrácen neopravený.
Je-Ii Zapůjčen náhradní ZP, bude okamžitě stažen.

Jmeno: Petr Kohout S Cenovou nabídkou Q Souhlasírne O nesouhlasirne

Datum: 10,7.2017 Jméno: J j

Tel.: +420 606 770 972 Fax: Datum: Š LÍŤŠ“ 1011.7
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Dobrý den ,

Akceptace uvedené objednávky/nabídky Tato objednávka/nabídka s cenou nad 50 tis. Kč bez DPH je
určena ke zveřejněnív registru smluv ČR v souladu se Zákonem o registraci smluv Č. 340/2015 Sb., §2

S pozdravem

Petr Kohout
Loan & Repair Service Specialist
DePuySynthes
T. +420606770972
pkohout@its.jnj.com

Areál CEVA Logistics,s.r.o. Hala č. 1
U Trati 213
252 61 Dobrovíz
Česká Republika

-----Original Message-----
From: Poláková Ludmila [mailto:Ludmi|a.Polakova@KZCR.EU]
Sent: Tuesday, August 15, 2017 2:31 PM
To: KOHOUT, Petr [JNJCZ Non-J&J] <pkohout@|TS.JNJ.com>
Subject: [EXTERNAL] Objednávka č. 2600080707- výměna oscilačního nástavce k vrtačce COLIBRI- CC

Dobrý den, pane Kohoute,

V příloze Vám zasílám upravenou objednávku č. 2600080707, včetně potvrzené cenové nabíd ky

Prosím o emailové potvrzení příjmu a akceptace uvedené objednávky/nabídky Tato objednávka/nak
s cenou nad 50 tis. Kč bez DPH je určena ke zveřejněnív registru smluv ČR v souladu se zákonem o
registraci smluv č. 340/2015 Sb., §2

Zdravím Vás a děkuji za zaslání akceptace objednávky/nabídky

Ludmila Poláková
Odbor obslužných klinických činností
Oddělení zdravotnické techniky

Krajská zdravotní, a.s.
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A

Ludmila.Polakova
Razítko




