
üŠŽÍ K ra] iiš ké. Z d ra V o i“
Ĺohjeđnávka 2600081854
ı
›I)ćıtu:n objednávky 07.08.2017 HOSPIIˇIED Spol_ 5 r.Q_
Vyhotovuje: Ludmila POIAKOVF. Malešická 2251/51
Odcelení: Zdravotnioká tech. 130 00 Praha 3

TGLEfOn: ăTTllECSŽ

4771120€3

ludmiıa.po;ak0va@kzcr.eu

ndresa odběratele ifakturaćniı:

zdravotní, a.3.
.i péče 3316/12;A

3 Ústi nad Lăbâm lccúlgô

Adresa příjemce, Termín 'jC-dà'v' 10.08.2017či

Krajská zdravoLni a
Masarykova nemocnice v 151i n.Lab., '.Z.
Sociální péče
401 13 Ústí n CLI Q.

(A
)

'TJDodávka pro KURC.-Sál

Fakturujte se splatností 60 dnů! Měna CZK

kol. Materiál Označení
Obfi.množsìvì Jednotka

ŰGŰlŰ Oprava Dflìiky Výměno`
i KUS 94.27 ,00 9ě.ä71,ü5

Na základě Vámi Zšslflnè cenové nabídky
ureterorenoskopu/ optiky/, typ 8FUÉ.54 ,V.
OpLiku.

Colk.hodn. S DPH CZK , 94.27l,fiü

Schválil:......' ........ '............
Z duvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturácn a Vystavených objednávkách uvádět
jak údıesu sídla Spolećnosti, tak údresu místa provozovny ffakturačnı a dodací čdresaì. Na dodacích
listech, fakturách a Ostatních dokumentech uvádějte naše ćíslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře Splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Účet musí být zveřejněný.
Pokud hodnota píednêtu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnùní předmětu Objednávky piod její
účinností Se považuje za plnění podle této Objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627 Bankovnìspojeni: ČSOB, a s., č.ú. 216686400/0300
ıSpolečnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hıüjským Soudem V ÚS: nad Labem, oddíl B, vložka 1550,
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PotzÉNl oedEbNÁvK'v E CENOVÝ NÁvŘi-i
zk , k Strana 1/1 Evzćžisıø 22z7z0000212

DODAVATEL [Č 00676853 DIČ 6100676853 Objednávka 2600080583

HOsPııvıED, Spor. 5 ro ze fine , Z? 05 ZOTÍ ,Makeškckà 2251/51 Nase Zakazka 2270000212
Den Vystavení 26062017

130 00 Praha 3

Tel.: 225001511 Fax: 225001522
E-mail: hospirned@hospimed.cz

ODBÉRATEL IČ 25488627 DIČ 0225488627

Krajská zdravotní, as.

Sociální peče 3316112A
401 13 Ústí nad Labem

Vážený Zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaši výše uvedené Objednávky na opravu následujícího
zarizeni a žádáme ø ODSOUHLASENi/ZAMI'TNUTÍ cenøvêhø návrhu k PŘÍSTROJI/ NÁSTROJI
převztému k opravě :
8704.524 Uretero~Renoskop "El/ne", kompakt, 8,5 / 11,5 CharrV 12°, /VL 430mm víČ -'ı

Vaše objednávka je u nas vedena pod Číslem 22-7-0000212
Servisní technik Zodpovědný Za Vasi Zakazku je pan Ing, Říha Ondřej

Cenový návrh.:

Oprava optiky 8704.524 je možnaˇ výměnou u výrobce Za zvýhodněnou cenu Z EXC cenikuf

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE
katzčíslo nazev množství MJ cena Za MJ celkem bez DPH
9998 Oprava optiky výměnou/EXC 1, 00 ks 77 020,00 77 020,00
9998-2 Práce servisního technika ‹ 7,00 hod 890,00 890,00

Základní Zdrav. technika

Celkem bez DPH 77 910,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením Opravy SOUHLASÍIVIE / NESOUHLASÍME

Dne """"""""""""" 2 k
""""""""" podpis

sTAvlL ing. Říha ondřej
mobilní telefon 602 247995, Ondrej.riha@hospimedzcz

Prohlaèujerne, že na výrobky podléhající Zakonu č 22/1997 Sb bylo vydáno Prohlášeni O shodě v souladu s nařízením vlady č. 180/1998 SbV
ve Znění pozdějších předpisůE

l l

Firma HOSPIMED, spol s r.o. je Zapsana 16.lístopadu 1990 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480
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Akceptujeme vaši objednávku Č. 2600081854 na částku: 94 271,- Kč vč. DPH.

Jana Drtinová
asistentka Servisu

Hospimed s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel: +420 225 001 564
GSM: +420 602 356 429
jana.drtinova@hospimed.cz

Vyplňte prosím hodnocení spokojenosti

-----Original Message-----
From: Poláková Ludmila [mailtozLudmila.Polakova@KZCR.EU]
Sent: Monday, August 07, 2017 2:48 PM
To: Drtinová Jana <jana.drtinova@hospimed.cz>
Subject: Objednávka č. 2600081854- oprava optiky 8704.524 výměnou

Dobrý den, paní Drtinová,

V příloze Vám zasílám objednávku č. 2600081854 na opravu optiky výměnou Za novou.

Prosím o emailové potvrzení příjmu a akceptace uvedené objednávky/nabídky Tato objednávka/nabídka
s cenou nad 50 tis. Kč bez DPH je určena ke zveřejnění v registru Smluv ČR v souladu se zákonem o
registraci Smluv č. 340/2015 Sb., §2, https://WWW.zakonyprolidi.cz/cS/2015-340

Zdravím Vás a děkuji za zaslání akceptace objednávky
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Zdravím Vás a děkuji za zaslání akceptace objednávky

Akceptujeme vaši objednávku Č. 2600081854 na částku: 94 271,- Kč vč. DPH.

Jana Drtinová
asistentka Servisu

Hospimed s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel: +420 225 001 564
GSM: +420 602 356 429
jana.drtinova@hospimed.cz

Vyplňte prosím hodnocení spokojenosti

-----Original Message-----
From: Poláková Ludmila [mailtozLudmila.Polakova@KZCR.EU]
Sent: Monday, August 07, 2017 2:48 PM
To: Drtinová Jana <jana.drtinova@hospimed.cz>
Subject: Objednávka č. 2600081854- oprava optiky 8704.524 výměnou

Dobrý den, paní Drtinová,

V příloze Vám zasílám objednávku č. 2600081854 na opravu optiky výměnou Za novou.

Prosím o emailové potvrzení příjmu a akceptace uvedené objednávky/nabídky Tato objednávka/nabídka
s cenou nad 50 tis. Kč bez DPH je určena ke zveřejnění v registru Smluv ČR v souladu se zákonem o
registraci Smluv č. 340/2015 Sb., §2, https://WWW.zakonyprolidi.cz/cS/2015-340

Zdravím Vás a děkuji za zaslání akceptace objednávky

Akceptujeme vaši objednávku č. 2600081854 na částku: 94 271,- Kč vč. DPH.

Hospimed s.r.o.
IVIalešická 2251/51
130 00 Praha 3
T€I=_

Vyplňte prosím hodnocení Spokojenosti

-----Original IVIesSage-----
Fr0m_
Sent: Monday, August 07, 2017 2:48 PIVI
T02_
Subject: Objednávka č. 2600081854- oprava optiky 8704.524 výměnou

Dobrý den, paní_

V příloze Vám zasílám objednávku č. 2600081854 na opravu optiky výměnou Za novou.

Prosím o emailové potvrzení příjmu a akceptace uvedené objednávky/nabídky Tato objednávka/nabídka
S cenou nad 50 tis. Kč bez DPH je určena ke zveřejnění v registru smluv ČR v souladu se zákonem o
registraci smluv č. 340/2015 Sb., §2, https://WWW.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340

Zdravím Vás a děkuji za zaslání akceptace objednávky

Ludmila.Polakova
Razítko




