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HSC Industry,spol. s r.o.
Gogolova 275/24
400 04 Trmice

($14)

rermin dedavky: 10.02.2020

Fakturujte se splatnosti 60 dnu! Ména CZK

=510 B g : sta f ny {(fakturaéni & doda adresa Na deodacich
listech, fakturach a ostatnich dokumentech uvadéjte nase ¢islo objednavky a koncového odbératele. Faktury

bez ¢éisla objednavky budou povazovany za neuplné a vraceny dodavateli. V pfipadé danového dokladu musi ucet
uvedeny na faktufe spliiovat podminku dalkového pfistupu, v souladu se znénim zakona &. 235/2004 Sb. o DPH.

Ucet musi byt zvefejnény.

Pokud hodnota pfet i pE uje 50 000 K& bez DPH, nabyva objednavka Géinnosti nejdfive dnem uvefejnéni v
Registru smluv. Bez pisemné akceptace neni objednavka uzavriena. Plnéni pfedmétu opjednavky pfed jeii
n Fuje za plné&ni podl }
: CZ25488627




CENOVY NAVRH OPRAVY

HIN
ElE

% &. 18/2020

Zakaznik: Krajska zdravotni, a.s. - Nemocnice Most, 0.z.

Vystaveno dne: 5.2.20202

Vase obj. cislo: 4600085612

Typ pfistroje: MC5057 - elektricky kabel (2 kusy)

Vyrobni Eislo: 188342, 1211094

pocet kat. €. predmét opravy cena bez DPH
1 MC5057  [SN: 188342 - vyména za novy kus 28 000,00 K¢
1 MC5057 SN: 1211094 - vyména za novy kus 28 000,00 K&

celkem za opravu bez DPH 21% 56 000,00 K¢

Poznamky:

Prosime o odsouhlaseni do 30 dnd. Zarover si Vas dovolujeme upozornit, ¥e i v pfipadé neodsouhlaseni
opravy si zahrani¢ni dodavatel Uctuje naklady za posouzeni technického stavu véetné dopravného.

Vyjadreni zdkaznika k cenovému navrhu:

MAXIMALNE KVALITNI SLUZBY — HSC Industry, spol. s r.o.

Gogolova 275/24, 400 04 Trnice,
I . scindustry com

spole¢nost je zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. C, vlozka 14554
IC0: 25043382, DIC: C225043382




0d: HSC Industry - servis N

Odeslano: 10. unora 2020 15:00
Komu:

Kopie: 'HSC

Pfedmét: RE: objednavka

ooty den I

Potvrzuji pfijeti Vasi objednavky.

Plavodni objedndvku (¢. 4600085612) tedy mohu zlikvidovat?

Dékuiji.

Email;
tel.:
GSM.;
FAX.:

From: [N

Sent: Monday, February 10, 2020 9:23 AM

Subject: objedndavka

Dobry den, 5

V pfiloze Vam zasilam objedndavku €.46/5802 — oprava 2 ks kabel( k vrtacce PowerPro MC5057 na zdkladé vaseho
cenového navrhu ¢.18/2020.

Prosim o akceptaci (potvrzeni pfijeti) této objednavky z divodu vkladu do registru smluv.

Dékuji, pieji hezky den.

Kz

referent

Oddéleni zdravotnické mcimky
tel.;

web:  www.kzcr.eu



Krajska zdravotni, a. s., Nemocnice Most, 0.z
J.E.Purkyné 270, 434 64 Most

From: HSC Industry - servis [ EEEEEEEENEE

Sent: Wednesday, February 05, 2020 2:50 PM
To:
Subject: Obj. ¢. 4600085612 - oprava

V pfiloze Vam zasilam cenovy navrh oprav dvou kabell dle obj. €. 4600085612 — u obou kabell oprava vyménou za
novy kus.

Prosim o Vase vyjadreni, dékuji.

Email:
tel.:
GSM.:
FAX.:






