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Fakturujte se Splatnosti 60 dnů! Měna CZK

Pol. fxrščeíı
Jednctka Čen* :a feđnctku flcırvt;

30313

Sofednávàme u
inv.ć.:075fü

- nelze polohovat,

Objednev<a vy
Ze dne 14.5.2

„ duvodu
jćž adresu Sídla Spc`cćr_ _ _ . _.2 . „_ Na dodacích

listech, fakturàch a ostatnich dokumentech uvádějte naše číslo objednavky a koncového odběratele. Faktury

bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zakona čv 235/2004 SbĂ o DPH,

Účet musi být zveřejněný.
Poáui hoc.4 A _ü '0U KV nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnèni v
Registru smluv. Bez písemné akceptace neni objednávka uzavřenaA ?ìàé:í předmětu Sbjêđnšvfly pSÉd jejı
zć:rr05Lì EQ pmvúžˇ (o plnűní pf` ü \ Omjüúfišv<y28888828 8228888828 _
SpolećzoeL zapsaná v obcnodni: rejstžlxu vedenem Krejsáyn Scueúm v Ustı nad Làber, odoıj R, viožka _ñăü.



MAOUET

Cenová nabídka
Krajská Zdravotní. as. - Nemocnice Most. o.Z. Vaše Zákaznické číslo:
JEPurkyně 270 Vaše objednávka číslo:
434 64 Most Vystavil:

Cenová nabídka číslo: AR20180514-1 Ze dne: 14.5.2018
Vystavil:
Platnost nabídky 60 dni do: 14.6.2018
Splatnost: 30 dní Ode dne vystavení faktury bankovním převodem

Oddělení: COS Přístroj: 1133.02B0 Sn.: 720
Objednaný Servisní výkon:
Diagnostika Závadyí Výměna vadné řídící desky elektroniky a Šroubù pro Zajištění krytů op. stolu. Nutné 2
návštěvy technika.

Náhradní díly
oni-kód _m-

9703002 Control board 1 90 810 Kč 90 810 Kč
1041414 ndrivet 8 69 Kč 552 Kč

Nahradni d bez DPH celkem 91 362 Kč

Pracovní v , kon celkem Počet hodin Cena za hodinu Cena celkem
y y 6 1 400 Kč 8 400 Kč

Ztráta , čas technika Počet hodin Cena Za hod Cena celkem
vy 6 980 Kč 5 880 Kč

cestovné Počet km Cena Za km Cena celkem
400 8,90 Kč 3 560 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Celkem bez DPH 109 202 Kč
DPH 21% 22 932 KČ
Cena celkem 132 134 Kč

Záruka poskytovaná na nahradni díly a provedené Servisní práce Spolecnosti MAQUET je 6 mesicu. Instalaci originálních náhradnlch
dílu MAOUET smí provadet výhradně servisní technik MAQUET S platnou certifikací, který přebírá Zodpovědnost Za jeji řádné
provedeni V případě zásahu třetích osob nenese MAQUET Žádnou odpovednost Za Zpùsobene Škody a Současně nárok na uplatnění
práv Ze Záruky kupujícimu zaniká.

Na základě schválené cenové nabídky bude vaše objednávka realizována.

Za kupujıcıho: ."^z...`nr . v x m
'. ' ,M1 _'

Jméno:

Datum: Razítko a podpis

MÁCŰĚŤ'ČŠŠÄĚ nri'š'íıímıic sie.. I I I ` '- l V H '_ ıCO: oaoıea 801
Na sırži 1702185 DıCı CZOsO 53 601
(IZ-140 00 Praha 4, Czech Republic Společnost Zapsana v Obchodním rejstříku vedeného Městským Soudem v Praze. Oddı' C

vložka ćíslo 226781. jednatel;-



Od:
Odesláno: 15v května 2018 10:02
Komu:
Předmět: RE: objednávka

Dobrýden_timto potvrzujeme přijetí Vaší objednávkv

S pozdravem íMit freundiichen Grüíšen / Best regards

Sales and Service Assistant

G E T ı n G E :c

MAQUET Czech Republic S. r. O.
Na Strzi 65/1702
CZ~140 OO Praha 4, Czech Republic

htt : www.ma uet.c0m

From:_
Sent: Tuesday, Ma 15, 2018 9:37 AM
d
Cc: CZPRA servis
Subject: [EXÚ objednávka

Dobrý den,
V příloze Vám zasílám Objednávku ČAS/73022 - Oprav operačního Stolu Alphamaxx v.č.720 na oddèieni operačních
Salů nemocnice Most.
Prosím O akceptaci (potvrzení přijetí) této Objednávky Z důvodu vkladu do registru Smiuv.

Děkuji, přeji hezký den.

1Per

m? Hiř)

TELEFBHI

Odbor Obsiužn'oh klinick'ch činnostifeifl ü
fl-ma“_
web: www. kzcr.eu



Krajská zdravotni. a. S.` Nemocnice Most, O Z.
JEPurkyně 270. 434 64 Most

From:_
Sent: Monday, May 14, 2018 9:54 PM
T0:
Cc:
Subject: cenová nabidka na opravu

Dvbviflfln-
V příloze Zasi'lám slíbenou cenovou nabídku na Opravu Operačního Stolu. V ceně je Započítána i páteční diagnostika.

Přeji hezký den.

S pozdravem

Service Engineer

GETır'ıGE :k
DA*.1L.IIEJˇ`-JFĹJHL|F[

MAQUET Czech Republic sro.
Na Strżi 65/1702
14000 Praha 4
Czech republic

wwwgetingegroupcom
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