
'(ZÍ Krajská zdravotní nf..
objeđňávka 2600088451
Uatum objednávky 26.02.2018 Medisap s r o, . . .
Vyhotovuje; Na Rovnosti 2244/5
Oddělení: Zdravotnická tech. 130 00 Praha 3
Telefon:

Íax:
Mail:

Adresa odběratele (fakturační):
Krajská Zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A4 , l Vaše Číslo dodavatele u nás
ÉOl 13 Ustı nad Labem l000C46
Adresa příjemce, faktury, Zboží/služby: Termín dodávky: 10.03.2018
Krajská zdravotní, a.S.
Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.Z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Dodávka pro ANESTEZTE

Fakturujte se Splatnosti 60 dnů! Měna CZK

§01. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena za jednotku Hodnota

00010 Oprava přístroje
l Kus 87.483,00 B7.483,00

Na Zakladê vámi Zaslané cenové nabídky Č. 01-8-0000384 ze dne 21.2.2018
Objednáváme výměna vadné senzorove desky u anesteziologickeho přístroje AEbPIRE
7900,v.Č.ANCN01110 na anestezioologickem oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem / dospávací pokoj/, kont.Osoba je sestra j

Colk.hodn. S DPH CZK , 87.483,afi
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Schválil: ..........................
Z důvodu registrace k DPH je Od 1.9.2007 n h objednávkách uvádět
jak adresu Sídla společnosti, tak adresu mista provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích
listech, fakturách a ostatnich dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu ee zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPHv
Účet musí být zveřejněný.
?okud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účınnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednavky před jeji
účinností se považuje za plnění podle této objednavky.
IČO: 25488627 DIČ: C225488627 Bankovníspojení: ČSOB, a.s., č.ú.
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka löäü.



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - CENOVÝ NÁVRH
Íë medısap I, Strana 1 / 1 Ev.ČÍSlO 01-8-0000384

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 Objednávka
- Ze dnemedısap,s.r.o. .. Naše zakázka 01-8-0000384

Na rovnost' 2244/5 Den vystavení 21 .0212018

130 00 Praha 3 ODBÉRATEL IČ 25488627 DIČ 0225488827
Tel.: 225001510 Fax: 225001555
E-mailz _ . ,

p@ p Krajska zdravotnı, a.s.

Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

Vážený zákazníku, potvrzujeme timto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího
zařízení a žádáme 0 oDSoUHLAsENi/ZAM/TNUTI cenového návrhu k PŘIS rRoJı/ NÁSTROJI
převztému k Opravě :
Anestezioiogický přístroj AESP/RE 7900 v.cˇ. ANCNO1 1 10;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem 01-8-0000384
Servisní technik Zodpovědný Za Vaši Zakázku je pan

Cenový návrh:

Zjištěna vadná senzorova' deska, nutná výměna Za novou:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE
kai.číslo název množství MJ cena Za MJ celkem bez DPH
1503-7014-000 SIB SUBASS Y ENHANCED 7900 1,00 ks 68 730,00 68 730,00

CALIBRA TED
9998-2x Práce servisního technika 3,00 hod 1 190,00 3 570,00

specialisty

Celkem bez DPH 72 300.00

vAŠE sTANovısKo; l,nf
S provedením opravy SOUHLASÍME / NESeeHłzAslMEť

Dnnzł 26 -UZ- 2018 “
"""""""""""

VYSTAVIL

ProhIaŠujeme. že na výrobky podléhající Zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o Shodě v Souladu s nařízením vlády Č. 180i1998 Sb, v

Znění pozdějších předpisů.

w

Firma medisap, s. r,o. byla zapsána 1?.|istopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601



Předmět: FW: Objednávka Č. 26000884851- Výměna Senzorové desky u AESPIRE 7900-
ANESTEZIE

From:
Sent: Monday, February 26, 2018 2:03 PM
To:
Subject: RE: Objednávka č. 26000884851- výměna Senzorové desky u AESPIRE 7900- ANESTEZIE

Dobrý den,

děkuji Za Schválení opravy, objednávku akceptujeme.

S pozdravem,

medisap, S.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3
Tel:

E-mail:
http://www.medisaD.cZ/Servis/

T-ąťynv-nflflzxøıfisčzvrıf.25+lıt v ČR

Váš názor nás Zajímá!
Vyplňte prosím hodnocení SDOkOienoSti a
podělte Se o Svůj názor, který je pro nás
důležitý! Děkujeme Za Spoluprácì

From:
Sent: Monday, February 26, 2018 1:47 PM
To:
Subject: Objednávka č. 26000884851- výměna Senzorové desky u AESPIRE 7900- ANESTEZIE

Dobrý den,

V příloze Vám Zasílám objednávku Č. 2600088451 na opravu anest. Přístroje AESPIRE 7900.

Prosím O potvrzení příjmu objednávky



(tato Objednávka nad 50.000,-Kč bez DPH je určena ke Zveřejnění v registru smluv v Souladu Se Zákonem o registraci
Smluv č. 340/2015 Sb.,§2

Zdravím Vás

Krajská Zdravotní, 8.5.
- Masarykova nemocnice v Ústi nad Labem, o.Z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

tel:
fax:
e-ma




